
İl : TRABZON Okul : Beşikdüzü Anadolu Lisesi
Katılım Bilgileri

İlçe : BEŞİKDÜZÜ Sınav : TG DENEME-1
Genel İl İlçe Okul
7753 122 77 77

Puan Listesi

Sr Sınıf No Adı Soyadı KT
TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN Toplam TYT SOZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 10-B 866 AHMET METE KASIMAY B 27 2 26.5 26 3 25.3 21 5 19.8 24 3 23.3 98 13 94.8 415.808 0.000 0.000 0.000

2 10-A 819 MEHMET EMİN YILMAZ A 18 12 15.0 18 12 15.0 22 5 20.8 20 6 18.5 78 35 69.3 330.861 0.000 0.000 0.000

3 10-B 894 ALİ KILIÇ A 26 4 25.0 22 8 20.0 7 7 5.3 17 12 14.0 72 31 64.3 314.100 0.000 0.000 0.000

4 10-A 850 ABDULLAH MANZAK A 21 9 18.8 21 8 19.0 8 2 7.5 18 11 15.3 68 30 60.5 301.609 0.000 0.000 0.000

5 10-A 865 YASİN CAN YANAR B 19 7 17.3 17 9 14.8 11 2 10.5 19 8 17.0 66 26 59.5 298.313 0.000 0.000 0.000

6 10-A 822 GÖKAY KAYA B 19 11 16.3 19 10 16.5 11 3 10.3 18 9 15.8 67 33 58.8 295.801 0.000 0.000 0.000

7 10-B 893 EGEMEN CAN ESKİBAŞ A 19 6 17.5 21 5 19.8 10 7 8.3 14 7 12.3 64 25 57.8 292.443 0.000 0.000 0.000

8 10-A 846 AZİZ ALPEREN OLGUN B 22 6 20.5 18 11 15.3 6 2 5.5 16 8 14.0 62 27 55.3 284.123 0.000 0.000 0.000

9 10-B 876 ENES SAĞLAM B 23 3 22.3 16 7 14.3 10 3 9.3 11 7 9.3 60 20 55.0 283.321 0.000 0.000 0.000

10 10-B 859 EKİN YAVUZ B 23 7 21.3 23 7 21.3 3 5 1.8 11 10 8.5 60 29 52.8 275.741 0.000 0.000 0.000

11 10-A 841 SAİT ZEYTİN A 17 10 14.5 18 8 16.0 8 1 7.8 15 8 13.0 58 27 51.3 270.791 0.000 0.000 0.000

12 10-C 892 EZGİ DEMİRTAŞ B 18 10 15.5 13 11 10.3 16 3 15.3 12 9 9.8 59 33 50.8 269.200 0.000 0.000 0.000

13 10-C 872 ELİF İREM KALYONCU B 22 8 20.0 17 12 14.0 7 14 3.5 15 12 12.0 61 46 49.5 264.954 0.000 0.000 0.000

14 10-B 861 MEHMETCAN GÜNAÇTI B 17 8 15.0 20 9 17.8 9 1 8.8 9 9 6.8 55 27 48.3 260.791 0.000 0.000 0.000

15 10-C 827 V OĞUZHAN TURGUN A 21 7 19.3 19 5 17.8 9 9 6.8 5 3 4.3 54 24 48.0 259.954 0.000 0.000 0.000

16 10-B 875 ALİHAN BEŞEL B 19 9 16.8 16 11 13.3 8 6 6.5 13 10 10.5 56 36 47.0 256.638 0.000 0.000 0.000

17 10-A 905 ŞİMAL ARSLAN A 19 9 16.8 13 8 11.0 7 4 6.0 14 4 13.0 53 25 46.8 255.813 0.000 0.000 0.000

18 10-B 882 AHMET SALİH AKYOL A 22 8 20.0 16 13 12.8 11 5 9.8 8 17 3.8 57 43 46.3 254.167 0.000 0.000 0.000

19 10-A 834 İLAYDA KARA B 22 5 20.8 13 13 9.8 7 4 6.0 12 12 9.0 54 34 45.5 251.661 0.000 0.000 0.000

20 10-C 871 ONUR YAYLA B 19 7 17.3 20 5 18.8 9 9 6.8 3 1 2.8 51 22 45.5 251.614 0.000 0.000 0.000

21 10-A 847 RUME SA ATALAR A 17 7 15.3 13 10 10.5 9 4 8.0 13 7 11.3 52 28 45.0 249.992 0.000 0.000 0.000

22 10-C 899 MELİSA BAL ÜRK B 21 8 19.0 13 12 10.0 10 2 9.5 7 9 4.8 51 31 43.3 244.179 0.000 0.000 0.000

23 10-C 832 AYTAÇ CANBOLAT A 22 8 20.0 15 10 12.5 6 6 4.5 10 15 6.3 53 39 43.3 244.139 0.000 0.000 0.000

24 10-C 868 AHSEN NUR YAY * A 21 7 19.3 14 12 11.0 11 0 11.0 1 0 1.0 47 19 42.3 240.851 0.000 0.000 0.000

25 10-C 890 NURGÜL MADEN A 24 6 22.5 14 12 11.0 6 6 4.5 8 18 3.5 52 42 41.5 238.319 0.000 0.000 0.000

26 10-C 891 TUĞRA ÇETİNKAYA A 20 8 18.0 14 9 11.8 8 8 6.0 6 8 4.0 48 33 39.8 232.483 0.000 0.000 0.000

27 10-C 858 BEYZANUR MADEN B 20 10 17.5 18 8 16.0 2 3 1.3 7 8 5.0 47 29 39.8 232.433 0.000 0.000 0.000

28 10-A 820 ALPEREN GÖREN A 19 6 17.5 20 7 18.3 4 1 3.8 3 13 0.0 46 27 39.5 231.603 0.000 0.000 0.000

29 10-C 900 YAĞMUR OĞUZ B 18 11 15.3 14 16 10.0 14 12 11.0 8 20 3.0 54 59 39.3 230.850 0.000 0.000 0.000

30 10-C 848 ECEM ÖNCÜ A 20 7 18.3 15 10 12.5 9 7 7.3 4 13 0.8 48 37 38.8 229.155 0.000 0.000 0.000

31 10-B 877 NİSA GÜL KENAN B 18 9 15.8 16 12 13.0 7 12 4.0 9 13 5.8 50 46 38.5 228.295 0.000 0.000 0.000

32 10-C 836 BEYZA AKIN B 23 6 21.5 13 6 11.5 6 5 4.8 2 10 0.0 44 27 37.8 225.819 0.000 0.000 0.000

33 10-C 897 EMİNE PEKİN A 23 7 21.3 12 6 10.5 5 6 3.5 5 10 2.5 45 29 37.8 225.816 0.000 0.000 0.000

34 10-B 837 GÖKNUR ÖNCÜ A 18 9 15.8 17 10 14.5 3 1 2.8 7 9 4.8 45 29 37.8 225.781 0.000 0.000 0.000

35 10-B 886 AHMET TALHA YAYLA B 18 12 15.0 20 10 17.5 2 2 1.5 7 13 3.8 47 37 37.8 225.757 0.000 0.000 0.000

36 10-B 860 İSMET BORA ÖZDEMİR B 21 9 18.8 15 15 11.3 2 4 1.0 11 18 6.5 49 46 37.5 224.959 0.000 0.000 0.000

37 10-A 853 NAZ GÖREN B 18 11 15.3 12 14 8.5 5 4 4.0 11 6 9.5 46 35 37.3 224.151 0.000 0.000 0.000

38 10-C 1001 GÖZDE NUR YENİGÜN B 16 13 12.8 16 10 13.5 9 21 3.8 10 12 7.0 51 56 37.0 223.286 0.000 0.000 0.000

39 10-A 831 FURKAN YAVUZYILMAZ B 16 5 14.8 13 11 10.3 8 1 7.8 6 11 3.3 43 28 36.0 219.998 0.000 0.000 0.000

40 10-B 887 EREN YILMAZ A 17 12 14.0 11 16 7.0 5 2 4.5 13 10 10.5 46 40 36.0 219.993 0.000 0.000 0.000
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41 10-A 0 DİLAY SAĞLAM B 18 5 16.8 13 6 11.5 1 0 1.0 7 4 6.0 39 15 35.3 217.456 0.000 0.000 0.000

42 10-C 833 ÇAĞLAR YENİGÜN B 18 8 16.0 14 13 10.8 5 0 5.0 4 5 2.8 41 26 34.5 214.982 0.000 0.000 0.000

43 10-C 920 İSMAİL YÜCES* A 19 11 16.3 11 19 6.3 12 12 9.0 8 22 2.5 50 64 34.0 213.363 0.000 0.000 0.000

44 10-B 896 HAYRİYE BEKTAŞ B 19 11 16.3 15 14 11.5 2 1 1.8 7 11 4.3 43 37 33.8 212.460 0.000 0.000 0.000

45 10-B 863 SUEDA BAYRAKTAR B 20 9 17.8 16 13 12.8 5 25 0.0 8 22 2.5 49 69 33.0 209.947 0.000 0.000 0.000

46 10-B 883 EDANUR  *LMAZ A 18 12 15.0 17 13 13.8 5 25 0.0 9 19 4.3 49 69 33.0 209.937 0.000 0.000 0.000

47 10-B 879 FATMA KAHRAMAN A 19 6 17.5 10 9 7.8 4 6 2.5 6 8 4.0 39 29 31.8 205.821 0.000 0.000 0.000

48 10-A 843 SUNEYRAN TURAN A 16 3 15.3 11 11 8.3 7 1 6.8 3 8 1.0 37 23 31.3 204.173 0.000 0.000 0.000

49 10-C 895 DİLARA CÜRE A 20 7 18.3 11 15 7.3 2 9 0.0 8 9 5.8 41 40 31.3 204.144 0.000 0.000 0.000

50 10-B 818 AYŞE NAZ GÜNDOĞDU A 6 2 5.5 6 3 5.3 10 3 9.3 12 4 11.0 34 12 31.0 203.350 0.000 0.000 0.000

51 10-C 826 CANER GÜDÜ A 22 8 20.0 10 17 5.8 5 7 3.3 4 8 2.0 41 40 31.0 203.341 0.000 0.000 0.000

52 10-C 855 ESRA UZUNOĞLU A 18 7 16.3 9 12 6.0 9 8 7.0 4 10 1.5 40 37 30.8 202.521 0.000 0.000 0.000

53 10-B 878 İPEK KANDİL A 20 9 17.8 13 15 9.3 4 11 1.3 7 18 2.5 44 53 30.8 202.474 0.000 0.000 0.000

54 10-C 840 SILA KAHYAOĞLU A 18 11 15.3 14 13 10.8 3 4 2.0 5 10 2.5 40 38 30.5 201.633 0.000 0.000 0.000

55 10-A 849 AYSİMA ÇETİNKAYA B 13 14 9.5 15 10 12.5 3 6 1.5 7 6 5.5 38 36 29.0 196.611 0.000 0.000 0.000

56 10-B 862 EFE ÇELİK A 16 12 13.0 14 10 11.5 4 9 1.8 5 10 2.5 39 41 28.8 195.791 0.000 0.000 0.000

57 10-B 873 ECEM ELİF KILIÇ A 18 3 17.3 10 7 8.3 6 13 2.8 6 23 0.3 40 46 28.5 194.988 0.000 0.000 0.000

58 10-C 881 HAKAN GELLECİ A 19 7 17.3 13 11 10.3 3 8 1.0 2 16 0.0 37 42 28.5 194.968 0.000 0.000 0.000

59 10-C 845 METE HAN SAVAN A 9 8 7.0 12 5 10.8 5 2 4.5 6 4 5.0 32 19 27.3 190.800 0.000 0.000 0.000

60 10-A 839 MEHMET EMİN İNCE B 13 10 10.5 15 7 13.3 4 2 3.5 1 9 0.0 33 28 27.3 190.789 0.000 0.000 0.000

61 10-B 888 EZGİ ÖZBEK B 20 4 19.0 8 8 6.0 1 0 1.0 3 8 1.0 32 20 27.0 189.994 0.000 0.000 0.000

62 10-A 856 ARZEN DURU AYDIN A 11 8 9.0 11 9 8.8 4 9 1.8 9 10 6.5 35 36 26.0 186.632 0.000 0.000 0.000

63 10-B 999 MÜRÜVVET BAYRAKTAR B 7 9 4.8 13 8 11.0 8 8 6.0 6 9 3.8 34 34 25.5 184.971 0.000 0.000 0.000

64 10-C 844 NURDENİZ AYGÜN B 15 11 12.3 7 3 6.3 6 4 5.0 1 12 0.0 29 30 23.5 178.339 0.000 0.000 0.000

65 10-C 885 FARUK KIRAN B 15 13 11.8 14 16 10.0 3 13 0.0 5 15 1.3 37 57 23.0 176.623 0.000 0.000 0.000

66 10-B 874 ZEYNEP EYÜBOĞLU A 10 7 8.3 8 6 6.5 6 5 4.8 4 3 3.3 28 21 22.8 175.829 0.000 0.000 0.000

67 10-A 824 TOYGU ÇETİNKAYA B 12 13 8.8 12 13 8.8 4 7 2.3 5 9 2.8 33 42 22.5 174.970 0.000 0.000 0.000

68 10-A 884 MİRAÇ ELBİR B 14 16 10.0 14 16 10.0 2 4 1.0 3 9 0.8 33 45 21.8 172.460 0.000 0.000 0.000

69 10-C 852 OSMAN KARA B 16 14 12.5 11 10 8.5 1 3 0.3 2 12 0.0 30 39 21.3 170.801 0.000 0.000 0.000

70 10-C 880 SUDE ESKİ B 12 9 9.8 10 8 8.0 5 7 3.3 1 6 0.0 28 30 21.0 169.983 0.000 0.000 0.000

71 10-A 821 GÜRKAN YARDIM A 11 15 7.3 13 13 9.8 5 4 4.0 3 16 0.0 32 48 21.0 169.974 0.000 0.000 0.000

72 10-B 870 NİDANUR KILIÇ B 15 14 11.5 10 20 5.0 1 0 1.0 2 28 0.0 28 62 17.5 158.324 0.000 0.000 0.000

73 10-A 828 NİSANUR SARAÇ B 6 17 1.8 14 12 11.0 5 11 2.3 6 18 1.5 31 58 16.5 154.950 0.000 0.000 0.000

74 10-C 838 EFE CEBECİ B 11 8 9.0 8 15 4.3 2 6 0.5 4 15 0.3 25 44 14.0 146.656 0.000 0.000 0.000

75 10-A 842 ZEYNEP ÖZTÜRK A 11 15 7.3 9 12 6.0 2 6 0.5 0 16 0.0 22 49 13.8 145.811 0.000 0.000 0.000

76 10-B 869 BİRSEN ERD M A 7 14 3.5 8 11 5.3 1 0 1.0 0 4 0.0 16 29 9.8 132.479 0.000 0.000 0.000

77 10-A 823 GÖKSU VELİOĞLU B 7 18 2.5 10 13 6.8 1 9 0.0 3 12 0.0 21 52 9.3 130.798 0.000 0.000 0.000

TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN TOPLAM TYT SOZ SAY EA
Genel 15.195 10.234 7.642 7.415 40.486 234.948 0.000 0.000 0.000
Okul 15.198 11.536 4.912 5.354 37.000 223.308 0.000 0.000 0.000
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