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Puan Listesi

Sr Sınıf No Adı Soyadı KT
TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN Toplam TYT SOZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

1 9-A 1085 KÜBRA YENİGÜN A 24 3 23.3 24 6 22.5 20 6 18.5 16 10 13.5 84 25 77.8 359.153 0.000 0.000 0.000

2 9-A 1010 LALE SAKA B 26 3 25.3 25 5 23.8 16 6 14.5 9 8 7.0 76 22 70.5 334.966 0.000 0.000 0.000

3 9-B 1061 EREN KOŞAR A 24 5 22.8 20 8 18.0 20 9 17.8 15 15 11.3 79 37 69.8 332.510 0.000 0.000 0.000

4 9-A 1054 ASLI SAĞLAM A 24 4 23.0 22 5 20.8 16 1 15.8 12 8 10.0 74 18 69.5 331.651 0.000 0.000 0.000

5 9-B 1064 CEYLİN KUDAŞ B 22 6 20.5 23 6 21.5 15 13 11.8 16 11 13.3 76 36 67.0 323.287 0.000 0.000 0.000

6 9-A 1016 BENNU KORKMAZ B 24 4 23.0 20 8 18.0 15 2 14.5 13 9 10.8 72 23 66.3 320.827 0.000 0.000 0.000

7 9-B 1023 TALHA SOMUN B 22 8 20.0 18 9 15.8 18 6 16.5 15 15 11.3 73 38 63.5 311.679 0.000 0.000 0.000

8 9-A 1089 CEMRE SU ÇOBAN A 25 4 24.0 18 10 15.5 14 8 12.0 13 9 10.8 70 31 62.3 307.496 0.000 0.000 0.000

9 9-A 1550 MUSTAFA GÖREN A 22 5 20.8 21 6 19.5 18 10 15.5 8 9 5.8 69 30 61.5 304.991 0.000 0.000 0.000

10 9-B 1009 AYŞE NİSA ÖZTÜRK B 23 6 21.5 20 6 18.5 13 11 10.3 14 13 10.8 70 36 61.0 303.300 0.000 0.000 0.000

11 9-B 1048 ZEYNEP ZİHNİ B 25 3 24.3 20 7 18.3 10 6 8.5 12 10 9.5 67 26 60.5 301.630 0.000 0.000 0.000

12 9-A 1065 EFE  *PICI B 23 7 21.3 20 10 17.5 12 8 10.0 11 5 9.8 66 30 58.5 294.971 0.000 0.000 0.000

13 9-B 1067 BEDİRHAN KARAGÖZ B 21 8 19.0 24 5 22.8 13 12 10.0 11 17 6.8 69 42 58.5 294.941 0.000 0.000 0.000

14 9-A 1050 TARIK ALPER GÖREN A 24 5 22.8 19 10 16.5 11 10 8.5 13 10 10.5 67 35 58.3 294.137 0.000 0.000 0.000

15 9-A 1055 ELA ÇALIŞ B 18 9 15.8 21 8 19.0 15 7 13.3 13 12 10.0 67 36 58.0 293.306 0.000 0.000 0.000

16 9-B 1030 ALİ GÜLAY A 18 11 15.3 24 5 22.8 7 11 4.3 17 9 14.8 66 36 57.0 289.900 0.000 0.000 0.000

17 9-A 1059 ZEYNEP RAMAZAN B 17 5 15.8 19 3 18.3 14 5 12.8 9 6 7.5 59 19 54.3 280.809 0.000 0.000 0.000

18 9-B 1017 BİLAL DEMİRAL A 24 5 22.8 18 12 15.0 8 3 7.3 12 18 7.5 62 38 52.5 274.975 0.000 0.000 0.000

19 9-A 1046 AYÇA BAŞTÜRK A 16 11 13.3 18 8 16.0 12 4 11.0 14 7 12.3 60 30 52.5 274.973 0.000 0.000 0.000

20 9-B 1024 NEZAKET NUR KARA A 19 5 17.8 15 7 13.3 9 6 7.5 13 10 10.5 56 28 49.0 263.311 0.000 0.000 0.000

21 9-A 1033 SUDENAZ KÖSE A 19 6 17.5 16 12 13.0 11 8 9.0 10 5 8.8 56 31 48.3 260.821 0.000 0.000 0.000

22 9-B 1022 KEREM ÇAĞLAR A 21 9 18.8 24 6 22.5 7 8 5.0 3 7 1.3 55 30 47.5 258.253 0.000 0.000 0.000

23 9-A 1049 CEMRE GÜDÜ B 19 6 17.5 18 9 15.8 9 13 5.8 11 12 8.0 57 40 47.0 256.622 0.000 0.000 0.000

24 9-A 1047 ELANUR UZUNER A 20 6 18.5 13 9 10.8 9 9 6.8 13 10 10.5 55 34 46.5 254.989 0.000 0.000 0.000

25 9-A 1036 CANER KAYA A 19 11 16.3 21 9 18.8 12 12 9.0 7 20 2.0 59 52 46.0 253.292 0.000 0.000 0.000

26 9-B 1068 YAĞIZ ÇETİNKAYA B 22 7 20.3 18 10 15.5 12 14 8.5 1 0 1.0 53 31 45.3 250.813 0.000 0.000 0.000

27 9-B 1025 EMRE USTA A 15 13 11.8 14 13 10.8 14 10 11.5 13 11 10.3 56 47 44.3 247.506 0.000 0.000 0.000

28 9-B 1019 YİĞİT TURAN A 16 11 13.3 14 13 10.8 15 11 12.3 11 15 7.3 56 50 43.5 245.014 0.000 0.000 0.000

29 9-A 1006 İLAYDA ÇOLAK B 20 6 18.5 15 13 11.8 12 12 9.0 7 11 4.3 54 42 43.5 245.000 0.000 0.000 0.000

30 9-A 1074 AYŞEGÜL*KARA A 20 7 18.3 20 9 17.8 6 11 3.3 7 11 4.3 53 38 43.5 244.935 0.000 0.000 0.000

31 9-A 1043 YUSUF ERDEM ERTÜRK A 17 13 13.8 17 10 14.5 10 4 9.0 7 6 5.5 51 33 42.8 242.477 0.000 0.000 0.000

32 9-B 1042 SUDE KARA A 17 7 15.3 12 16 8.0 17 12 14.0 10 19 5.3 56 54 42.5 241.709 0.000 0.000 0.000

33 9-A 1007 EFEKAN KADİR KIRAN B 22 6 20.5 13 15 9.3 4 6 2.5 14 15 10.3 53 42 42.5 241.645 0.000 0.000 0.000

34 9-A 1004 SALMA ÖZTÜRK B 23 7 21.3 14 16 10.0 10 10 7.5 7 15 3.3 54 48 42.0 240.006 0.000 0.000 0.000

35 9-A 1070 EYLÜL ÇETİNKAYA B 19 7 17.3 20 8 18.0 8 14 4.5 4 7 2.3 51 36 42.0 239.940 0.000 0.000 0.000

36 9-B 1014 BERKECAN ATEŞ A 17 13 13.8 18 9 15.8 12 15 8.3 6 9 3.8 53 46 41.5 238.301 0.000 0.000 0.000

37 9-B 1078 TUANA YILMAZ A 20 10 17.5 18 5 16.8 5 11 2.3 9 16 5.0 52 42 41.5 238.267 0.000 0.000 0.000

38 9-B 1066 SILA SARITAŞ B 13 15 9.3 13 14 9.5 14 10 11.5 14 14 10.5 54 53 40.8 235.843 0.000 0.000 0.000

39 9-A 1040 H GÜLŞAH GÜNAÇTI A 16 7 14.3 14 12 11.0 8 7 6.3 12 11 9.3 50 37 40.8 235.814 0.000 0.000 0.000

40 9-B 1076 MELEK AÇIL B 19 11 16.3 16 11 13.3 9 11 6.3 7 9 4.8 51 42 40.5 234.973 0.000 0.000 0.000
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41 9-A 1037 HÜSEYİN ZAMAN B 15 11 12.3 14 15 10.3 12 8 10.0 10 9 7.8 51 43 40.3 234.170 0.000 0.000 0.000

42 9-A 1012 EFE BAŞKAN A 15 10 12.5 21 8 19.0 8 10 5.5 6 12 3.0 50 40 40.0 233.267 0.000 0.000 0.000

43 9-B 1013 NEHİR NAZ VELİOĞLU B 15 12 12.0 16 11 13.3 8 8 6.0 11 11 8.3 50 42 39.5 231.631 0.000 0.000 0.000

44 9-A 1008 BORAN CUMUR B 18 9 15.8 17 6 15.5 4 4 3.0 6 8 4.0 45 27 38.3 227.443 0.000 0.000 0.000

45 9-B 1045 TUĞSEM USTA B 15 9 12.8 18 9 15.8 6 16 2.0 11 13 7.8 50 47 38.3 227.430 0.000 0.000 0.000

46 9-A 1041 ARDA İPEK B 15 10 12.5 16 9 13.8 8 7 6.3 8 10 5.5 47 36 38.0 226.632 0.000 0.000 0.000

47 9-B 1035 ORÇUN KÖSE A 12 13 8.8 15 10 12.5 11 9 8.8 10 13 6.8 48 45 36.8 222.480 0.000 0.000 0.000

48 9-B 1069 SUDEM YILDIZ B 20 6 18.5 13 14 9.5 6 17 1.8 10 12 7.0 49 49 36.8 222.473 0.000 0.000 0.000

49 9-A 0 ARDA ÖZTÜRK B 17 12 14.0 19 11 16.3 8 19 3.3 7 15 3.3 51 57 36.8 222.439 0.000 0.000 0.000

50 9-B 1058 ERBAY KAYA B 19 6 17.5 12 11 9.3 7 2 6.5 7 17 2.8 45 36 36.0 220.001 0.000 0.000 0.000

51 9-A 1073 EBRAR ATALAR A 17 13 13.8 15 14 11.5 10 7 8.3 5 10 2.5 47 44 36.0 219.993 0.000 0.000 0.000

52 9-B 1052 BERNA MADEN A 17 9 14.8 18 9 15.8 3 9 0.8 7 9 4.8 45 36 36.0 219.928 0.000 0.000 0.000

53 9-A 1032 ÖMER KUKUL A 11 3 10.3 12 11 9.3 12 6 10.5 6 6 4.5 41 26 34.5 215.011 0.000 0.000 0.000

54 9-B 1039 ASYA ÇITLAK A 13 8 11.0 8 10 5.5 11 2 10.5 7 4 6.0 39 24 33.0 210.033 0.000 0.000 0.000

55 9-A 1044 BEDİRHAN ÖNCÜ A 13 4 12.0 11 7 9.3 10 4 9.0 3 1 2.8 37 16 33.0 210.007 0.000 0.000 0.000

56 9-B 1060 MUHAMMED SEYDİOĞLU B 15 6 13.5 15 13 11.8 4 5 2.8 8 15 4.3 42 39 32.3 207.461 0.000 0.000 0.000

57 9-B 1056 SILA BENAN OCAK B 15 13 11.8 14 14 10.5 5 22 0.0 13 13 9.8 47 62 32.0 206.614 0.000 0.000 0.000

58 9-A 1063 ELİF ELMAS GÜNAÇTI B 11 14 7.5 16 6 14.5 2 1 1.8 9 4 8.0 38 25 31.8 205.763 0.000 0.000 0.000

59 9-B 1072 TUĞRUL AÇIL B 10 6 8.5 15 8 13.0 7 3 6.3 6 9 3.8 38 26 31.5 204.966 0.000 0.000 0.000

60 9-B 1002 ÖYKÜSU YAKUPOĞLU B 16 8 14.0 11 14 7.5 8 2 7.5 3 3 2.3 38 27 31.3 204.179 0.000 0.000 0.000

61 9-A 1021 EDİS AYDIN A 16 14 12.5 17 13 13.8 9 17 4.8 4 18 0.0 46 62 31.0 203.295 0.000 0.000 0.000

62 9-B 1031 BEYZA KABA A 17 7 15.3 11 10 8.5 2 6 0.5 8 6 6.5 38 29 30.8 202.468 0.000 0.000 0.000

63 9-B 1018 SELEN ARSLAN A 13 9 10.8 10 10 7.5 3 9 0.8 12 8 10.0 38 36 29.0 196.634 0.000 0.000 0.000

64 9-B 1080 RECEP FAİZ B 17 9 14.8 10 12 7.0 4 9 1.8 9 15 5.3 40 45 28.8 195.817 0.000 0.000 0.000

65 9-B 1015 EMİNE GÜL ÇAĞLAR A 14 9 11.8 10 12 7.0 4 9 1.8 10 9 7.8 38 39 28.3 194.145 0.000 0.000 0.000

66 9-A 1029 ERVANUR DİLLİ A 18 8 16.0 9 15 5.3 10 15 6.3 4 16 0.0 41 54 27.5 191.689 0.000 0.000 0.000

67 9-A 1005 MERT ALİ KARA B 15 9 12.8 12 10 9.5 4 7 2.3 3 7 1.3 34 33 25.8 185.806 0.000 0.000 0.000

68 9-B 1051 AYSİMA BOSTAN B 17 7 15.3 7 11 4.3 2 5 0.8 7 7 5.3 33 30 25.5 184.995 0.000 0.000 0.000

69 9-B 1011 EREN CEM SAĞLAM B 7 12 4.0 11 10 8.5 11 10 8.5 5 8 3.0 34 40 24.0 179.999 0.000 0.000 0.000

70 9-B 1071 ALPEREN TOPAL A 13 16 9.0 14 16 10.0 6 10 3.5 5 25 0.0 38 67 22.5 174.972 0.000 0.000 0.000

71 9-B 1075 NAZLI GÜNDOĞDU A 11 8 9.0 8 7 6.3 5 5 3.8 4 8 2.0 28 28 21.0 169.994 0.000 0.000 0.000

72 9-B 1079 DAMLANUR KESKİN A 9 11 6.3 8 6 6.5 4 2 3.5 8 13 4.8 29 32 21.0 169.985 0.000 0.000 0.000

73 9-A 1028 EFE TERZİ A 10 20 5.0 12 18 7.5 11 18 6.5 3 27 0.0 36 83 19.0 163.331 0.000 0.000 0.000

74 9-A 1081 MEHMET MUHCU B 8 22 2.5 7 21 1.8 14 15 10.3 8 22 2.5 37 80 17.0 156.712 0.000 0.000 0.000

75 9-B 1027 MELİKE E ÖZDEMİR B 13 13 9.8 9 21 3.8 2 13 0.0 7 18 2.5 31 65 16.0 153.322 0.000 0.000 0.000

TÜRKÇE T.SOSYAL T.MATEMATİK T.FEN TOPLAM TYT SOZ SAY EA
Genel 15.393 13.817 10.421 9.143 48.775 262.571 0.000 0.000 0.000
Okul 15.323 13.290 7.427 6.343 42.383 241.255 0.000 0.000 0.000
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